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CPL Maricá Prefeitura <maricacpl@gmail.com>

IMPUGNAÇÃO PP 38/2023
Renata Aquino <renata.aquino@multiteiner.com.br> 13 de março de 2024 às 15:51
Para: CPL Maricá Prefeitura <maricacpl@gmail.com>

Prezados Senhores boa tarde,

 

Segue em anexo impugnação  referente ao PP 38/2023.

 

Favor confirmar o recebimento.

 

Grata.

 

 

De: CPL Maricá Prefeitura [mailto:maricacpl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 12 de março de 2024 17:03
Para: Renata Aquino <renata.aquino@multiteiner.com.br>
Assunto: Fwd: solicitação de Esclarecimento - PP 38/2023

 

Boa tarde!
Segue resposta da secretaria requisitante.

---------- Forwarded message ---------
De: adm. turismomarica <adm.turismomarica@gmail.com>
Date: ter., 12 de mar. de 2024 às 15:34
Subject: Re: solicitação de Esclarecimento - PP 38/2023
To: CPL Maricá Prefeitura <maricacpl@gmail.com>

 

Prezados, 

 

Segue as respostas dos questionamentos:
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1 - Não podemos dimensionar o real volume de água a ser disponibilizado pela Contratada, considerando que o
acondicionamento deve ser efetuado de forma que atenda satisfatoriamente os eventos, com apoio constante
para o perfeito reabastecimento. Ressaltamos que a contratante não disponibiliza pontos para o
fornecimento/abastecimento de água.

 

2 - A contratada deverá disponibilizar o sistema de armazenamento dos dejetos, bem como a retirada e o descarte
dos mesmos. Não se pode olvidar que o volume de dejetos será compatível com o volume de água utilizado.
Quanto aos custos, deverão estar inclusos na proposta de preços.

 

3- A escavação e possíveis interferências (licenças, outras tubulações ou qualquer intempérie), é de
responsabilidade da contratada e bem como reparo do piso. Vale ressaltar que os eventos pertencentes ao
calendário da cidade não há um local específico, podendo ser realizados em qualquer distrito do município.
Salientamos que o objeto licitado, após, a realização do evento deverá ser retirada, inclusive o sistema
hidrossanitário, devendo a contratada reparar e deixar o piso da forma que o encontrou.  

 

 

Att;

Secretaria de Turismo.

 

On Tue, Mar 12, 2024 at 8:30 AM CPL Maricá Prefeitura <maricacpl@gmail.com> wrote:

 

 

Prezados bom dia,

 

Temos retorno?

 

Grata

 

 

De: Renata Aquino [mailto:renata.aquino@multiteiner.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 11 de março de 2024 07:54
Para: 'maricacpl@gmail.com' <maricacpl@gmail.com>
Assunto: solicitação de Esclarecimento - PP 38/2023

 

Prezados bom dia,
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Fineza responder os questionamentos abaixo devido as alterações no escopo.

1 -  Qual volume de agua é necessário ?
Não podemos dimensionar pois não sabemos o real uso e demanda do equipamento.

2 - O sistema de esgoto, existirá alguma fossa próxima ?
Teremos de fornecer caixa de dejetos, ou algum sistema de armazenamento dos dejetos, está incluso na proposta
de preços?
O esgotamento ou descarte destes dejetos, será por nossa conta?

3 - O terreno que irá receber estas unidades, é possível a escavação? Se sim, qual tipo de
acabamento/revestimento do piso.
Caso seja necessária recuperação do piso danificado, a mesma será por nossa conta?

 

 

 

 

--

ATT.

CPL - Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Maricá

End. Rua Álvares de Castro, nº 346 - Centro - Maricá/RJ

 

 

--

ATT.

CPL - Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Maricá

End. Rua Álvares de Castro, nº 346 - Centro - Maricá/RJ
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